
Departamento de Expedientes RedClaimer <celiaredclaimer@gmail.com>

Fwd: EFELEC PV SERVICES, S.L.
Eloisa Lupiáñez Garrido <elupianez@redclaimer.es> 29 de septiembre de 2025, 9:22
Para: Expedientes RedClaimer <expedientes@redclaimer.es>

---------- Forwarded message ---------
De: Bachari Mohamed Salem Labeid <b.laabeid1@labeidenergy.com>
Date: mié, 3 sept 2025 a las 15:47
Subject: Re: EFELEC PV SERVICES, S.L.
To: Francisco Bueno <fbueno@efelecgroup.com>
Cc: <elupianez@redclaimer.es>

Muy buenas, los daños del primer arrendamiento ( calle coso) fueron 600 por el sofá. Quedo pendiente de fecha de pago . Gracias 

El mié, 3 sept 2025, 15:13, Francisco Bueno <fbueno@efelecgroup.com> escribió:

Buenas tardes.

 

Adjunto factura sin Iva, aplicando No sujeción según art. 78.Tres Ley 37/1992. Se aplicó por error IVA 21%. No contabilicéis la
anterior factura, no es válida, tenedla por no recibida. Regularizaré el importe de IVA en lo que queda de semana.

 

En cuanto al pago de la factura 3, de la cual será descontada la valoración por los daños del segundo arrendamiento, lo consulto
en interno y os decimos algo.  

 

Saludos.

 

 

         We use our energy

      to leave a good mark

  Francisco Bueno
Director Financiero / Finance Director

 

+34 611 150 127 | +34 976 927 263
San Lorenzo, 12, local - 50001 Zaragoza (Spain)
fbueno@efelecgroup.com
www.efelecgroup.com

     

 

PROTECCIÓN DE DATOS > Le informamos que sus datos están siendo tratados por Efelec Group, S.L., para la gestión de relaciones comerciales y
administrativas, así como para el mantenimiento de comunicaciones electrónicas. No se prevén cesiones de sus datos, salvo que exista una obligación legal.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en Calle San Lorenzo, 2, local, 50001 Zaragoza, o a través del
email info@efelecgroup.com indicando el derecho que desea ejercer y adjuntando documento que acredite su identidad. También podrá presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

CONFIDENCIALIDAD > La información contenida en este correo electrónico y, en su caso en los documentos adjuntos, es información privilegiada para uso
exclusivo de las personas a las que se dirige. Se ruega que, en caso de no ser el destinatario de este correo, se notifique al remitente y se proceda a su
eliminación. Cualquier uso indebido de dicha información será bajo su responsabilidad.

MEDIO AMBIENTE > Antes de imprimir este mensaje asegúrese de que es necesario. La conservación del medio ambiente está en nuestras manos.
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De: Bachari Mohamed Salem Labeid <b.laabeid1@labeidenergy.com>
Enviado el: miércoles, 3 de septiembre de 2025 11:49
Para: Francisco Bueno <fbueno@efelecgroup.com>
CC: elupianez@redclaimer.es; David Artigosa <dartigosa@efelecgroup.com>
Asunto: Re: EFELEC PV SERVICES, S.L.

 

Muy buenas, Por favor ruego saber la fecha en la que se me va a pagar la factura 3 y el IVA de la 4. Gracias. 

 

El dom, 31 ago 2025, 5:41, Bachari Mohamed Salem Labeid <b.laabeid1@labeidenergy.com> escribió:

Deacuerdo, necesito fecha para el pago de la factura de Casquillas. Factura 3. 

 

El vie, 29 ago 2025, 16:38, Francisco Bueno <fbueno@efelecgroup.com> escribió:

Buenas tardes, lo confirmamos con nuestro asesor por si fuese necesario hacer alguna modificación. 

 

Saludos. 

 

Enviado desde Outlook para Android

 

De: Bachari Mohamed Salem Labeid <b.laabeid1@labeidenergy.com>
Enviado: jueves, agosto 28, 2025 12:43:48 a. m.
Para: Francisco Bueno <fbueno@efelecgroup.com>
CC: elupianez@redclaimer.es <elupianez@redclaimer.es>
Asunto: Re: EFELEC PV SERVICES, S.L.
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No se porque se me aplica el IVA en la factura mientras que el pedido IVA sin IVA por inversión de sujeto pasivo.

 

El mié, 27 ago 2025, 16:13, Francisco Bueno <fbueno@efelecgroup.com> escribió:

Buenas tardes.

 

Según indicado en correo el pasado 20 de agosto, y tras la valoración efectuada por los hechos expuestos en el punto 1
del mismo, adjunto enviamos factura por el agravio correspondiente al piso sito en calle coso 157. El importe de la misma
ha sido descontado de su factura número 4.

 

Adjuntamos justificante de pago por la diferencia.

 

Queda pendiente la valoración del segundo arrendamiento que será descontado de la factura número 3.

 

Saludos.   

 

 

         We use our energy

      to leave a good mark

  Francisco Bueno
Director Financiero / Finance Director

 

+34 611 150 127 | +34 976 927 263
San Lorenzo, 12, local - 50001 Zaragoza (Spain)
fbueno@efelecgroup.com
www.efelecgroup.com
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PROTECCIÓN DE DATOS > Le informamos que sus datos están siendo tratados por Efelec Group, S.L., para la gestión de relaciones comerciales y
administrativas, así como para el mantenimiento de comunicaciones electrónicas. No se prevén cesiones de sus datos, salvo que exista una
obligación legal. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en Calle San Lorenzo, 2, local,
50001 Zaragoza, o a través del email info@efelecgroup.com indicando el derecho que desea ejercer y adjuntando documento que acredite su identidad.
También podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

CONFIDENCIALIDAD > La información contenida en este correo electrónico y, en su caso en los documentos adjuntos, es información privilegiada
para uso exclusivo de las personas a las que se dirige. Se ruega que, en caso de no ser el destinatario de este correo, se notifique al remitente y se
proceda a su eliminación. Cualquier uso indebido de dicha información será bajo su responsabilidad.

MEDIO AMBIENTE > Antes de imprimir este mensaje asegúrese de que es necesario. La conservación del medio ambiente está en nuestras manos.

 

De: David Artigosa <dartigosa@efelecgroup.com>
Enviado el: miércoles, 20 de agosto de 2025 12:34
Para: b.laabeid1@labeidenergy.com
CC: Francisco Bueno <fbueno@efelecgroup.com>; David Campos <dcampos@efelecgroup.com>; L.Felipe Ruiz / Z-
Abogados <felipe-ruiz@z-abogados.com>; Jurídico G-Nergy <bdfelipe@efelecgroup.com>; Pedro Aguilar
<paguilar@efelecpvservices.com>
Asunto: RE: EFELEC PV SERVICES, S.L.

 

Buenos días Salem

 

A las motivos ya conocidos por los cuales se demoró el pago de sus facturas emitidas, me refiero a la comunicación por
su parte con nuestro cliente tratando aspectos económicos en consecuencia generando un daño irreparable a la imagen
del grupo y la repetida ausencia en obra en consecuencia generando retrasos , se han sumado dos nuevas incidencias:

1. Daños y suciedad en las viviendas puesta a su disposición por mi compañía, (excrementos humanos entre otros)
2. Ocupación de nuestras instalaciones situadas en la Expo de Zaragoza, negándose a irse si alguien de la propiedad

no se presentaba

 

Es necesario que le indique la actitud impropia que ha mantenido en el pasado y está manteniendo en el presente

 

En cuanto al punto 1. ,descrito anteriormente, será evaluada la trascendencia económica y el agravio propiciado, hemos
sufrido el deterioro de credibilidad con la agencia, la cual ya no nos alquilará en el futuro, se nos ha retenido la
devolución de las fianzas, además de sobrecostes por el maltrato que tanto usted como su plantilla han generado en las
instalaciones

En cuanto al punto 2., descrito anteriormente, pese a las indicaciones del departamento jurídico, dirección pasará por
alto tal situación siempre y cuando no se vuelva a repetir.

 

Dicho lo cual, usted cobrará la cantidad correspondiente de su factura número 4, cuando se cumpa lo indicado en el
punto 1. Ello se dará antes de la finalización del mes en curso

 

Saludos

 

 

De: Bachari Mohamed Salem Labeid <b.laabeid1@labeidenergy.com>
Enviado el: jueves, 17 de julio de 2025 8:57
Para: Jurídico G-Nergy <bdfelipe@efelecgroup.com>
Asunto: Re: EFELEC PV SERVICES, S.L.

 

Muy buenas Beatriz, no le veo tanto al asunto, hablando con sus compañeros, vimos que aún no habíais cobrado el ito
por el montaje de Otra y Perrin, y debido a la buena relación que tenemos con Jose Maria Perrin, le hemos pedido el
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favor de que si puede agilizar el pago para que cobremos todos. Cómo le reitero , simplemente ha sido una solicitud de
favor de buena fé.

 

Espero que no lo tomen a mal ya que no se ha hecho con ninguna intención que se agilice de buena forma para que
cobremos todos.

 

Reciba un cordial saludo Beatriz.

 

El jue, 17 jul 2025, 8:25, Jurídico G-Nergy <bdfelipe@efelecgroup.com> escribió:

Estimado Sr. Salem Labeid:

 

 

Me dirijo a usted en nombre de EFELEC PV SERVICES, S.L., en relación con los
trabajos de instalación de placas solares ejecutados por LABEID ENERGY, S.L.
como empresa subcontratista, en el término municipal de Monreal del Campo
(Teruel), para manifestar nuestra total disconformidad con una actuación que
consideramos absolutamente inapropiada y que ha causado un perjuicio a nuestra
imagen profesional frente a nuestro cliente.
 

En concreto, hemos tenido conocimiento de que un representante de su entidad se
ha puesto en contacto telefónico directamente con nuestro cliente para informarle
de que, según su versión, nosotros no hemos efectuado un pago que legalmente
nos corresponde.

 

Consideramos que esta llamada telefónica y la información facilitada al cliente
resultan del todo injustificadas y contrarias a la más elemental prudencia
profesional. El hecho de trasladar a un tercero , y más aún a nuestro propio cliente,
datos de esta naturaleza, ha generado confusión y un evidente menoscabo de
nuestra reputación.

 

Por ello, solicitamos una explicación detallada de las razones que han motivado
esta actuación, así como las medidas que tienen previsto adoptar para evitar que
algo semejante vuelva a repetirse en el futuro.

 

Aguardamos su respuesta por escrito con la mayor brevedad posible, confiando
que esta advertencia sea tomada en consideración por Ud. en el futuro.

 

Reciba un cordial saludo
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         We use our energy

      to leave a good mark

  Beatriz De Felipe
Adjunta Departamento Jurídico

 

671 701846 | 976 927 263
San Lorenzo, 12, local - 50001 Zaragoza
bdfelipe@efelecgroup.com
www.efelecgroup.com

     

 

PROTECCIÓN DE DATOS > Le informamos que sus datos están siendo tratados por Efelec Group, S.L., para la gestión de relaciones comerciales
y administrativas, así como para el mantenimiento de comunicaciones electrónicas. No se prevén cesiones de sus datos, salvo que exista una
obligación legal. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en Calle San Lorenzo, 2,
local, 50001 Zaragoza, o a través del email info@efelecgroup.com indicando el derecho que desea ejercer y adjuntando documento que acredite
su identidad. También podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

CONFIDENCIALIDAD > La información contenida en este correo electrónico y, en su caso en los documentos adjuntos, es información
privilegiada para uso exclusivo de las personas a las que se dirige. Se ruega que, en caso de no ser el destinatario de este correo, se notifique al
remitente y se proceda a su eliminación. Cualquier uso indebido de dicha información será bajo su responsabilidad.

MEDIO AMBIENTE > Antes de imprimir este mensaje asegúrese de que es necesario. La conservación del medio ambiente está en nuestras
manos.

 

 

 

 

 

--

ELOÍSA LUPIÁÑEZ 
JEFE DEPARTAMENTO LEGAL DE VENTAS
elupianez@redclaimer.es | 602 67 89 84 

Avda. Gran Capitán 46, 1º-5, Córdoba

3 adjuntos
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